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Laura Rodriguez Gonzalez

De: Rodrigo Iglesias Sanchez < l>
Enviado el: jueves, 3 de diciembre de 2020 16:00
Para: Laura Rodriguez Gonzalez
CC: Antton Sala Lopez; Ursula Irribarra Larenas; Esteban Rosende
Asunto: Re: EDP_81_Informe Final MAP GS

EXTERNAL EMAIL: CAUTION WITH LINKS AND ATTACHMENTS     

  

Hola Laura.  
El trabajo de estandarización está atrasado. Tuvimos que mandar a hacer unas cajas de tamaño especial y el 
proveedor se ha demorado más de lo que quisiéramos. Estamos a la espera de que las cajas lleguen. Una vez 
recibidas el embalaje y estandarización no debería tomar más de 6 -7 días. 
Debo ponerme en contacto con Gisel, pues debemos activar la OC (pendiente) de los análisis y estandarización de 
los materiales  que rescatmos previo a la contrucción (recordar que aquellos materiales se ingresarán a museo al 
mismo tiempo que los del salvataje) 
 
Respecto de las solicitudes, cambiaron a la evaluadora pero ya he enviado correo a la nueva profesional que está 
viendo el Proyecto. Te informo en cuanto responda. 
 
Slds. 
 
Rodrigo 
 
  
                
 
 
El jue, 3 dic 2020 a las 8:59, Laura Rodriguez Gonzalez ( ) escribió: 

Hola Rodrigo buenos días 

  

Nos puedes indicar avance con la entrega de los hallazgos al museo?  Hay reporte pronto al SMA y debemos dar 
avance y cierre 

  

Igualmente os pediría si podéis solicitar estado de situación tanto de la solicitud de rescate  como el informe 
forense, para adjuntar como evidencia de avance 

  

Gracias de antemano  

  

De: Rodrigo Iglesias Sanchez <   
Enviado el: jueves, 5 de noviembre de 2020 23:35 
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Para: Laura Rodriguez Gonzalez > 
CC: Antton Sala Lopez >; Ursula Irribarra Larenas >; Esteban Rosende 

> 
Asunto: Re: EDP_81_Informe Final MAP GS 

  

EXTERNAL EMAIL: CAUTION WITH LINKS AND ATTACHMENTS     

  

Hola Laura  

  

Si, la conservadora ha estado en comunicación con el museo. La verdad es que ellos no tienen un estándar, por lo 
que la conservadora les tuvo que proponer uno en base a DIBAM. Con el ok! de Antton respecto de las 
facturaciones, ya podemos ir concretando pagos que tenemos pendientes con la analista y la conservadora, así que 
estimo que podríamos estar ingresando a fin de noviembre lo del salvataje al museo. Te comento además, que los 
materiales que rescatamos previo a la construcción, van al mismo museo, por lo que es probable que ingresemos 
todo junto. Ese es el plan. 

  

Respecto del permiso, no hemos tenido novedades, voy a enviar un correo y en cuanto tenga respuesta te lo 
rebotó para que tengas el respaldo de las gestiones. 
 

  

Slds. 

  

Rodrigo 

  

  

  

El jue., 5 nov. 2020 a las 6:18, Laura Rodriguez Gonzalez (  escribió: 

Hola Rodrigo 

  

Hay algún avance con el tema de mandar al museo la piezas analizadas? 

  

También necesitamos alguna evidencia del cara al SMA del estado de avance de la solicitud de rescate, al menos 
que hacemos la consulta. 




