
San ago, 27 de sep embre 2023.

Es mada:
Superintendencia del Medio Ambiente.
Presente

Ref.: Comprobante de pago de multa es pulada
en Res. Ex. N°1620, de 15 de sep embre de 2023,
en la que se resuelve el procedimiento
administra vo sancionatorio ROL D-221-2022.

De nuestra consideración.

Por medio de la presente y en relación a la multa cursada a empresa Guzmán y Larraín
Viviendas Económicas SpA, se adjunta comprobante de pago ante la Tesorería General de
la República, por el monto de $46.827.576, correspondiente a 61,5 UTA, habida
consideración de la rebaja del 25% respecto de la multa original por 82 UTA, debido al pago
dentro de 5 días hábiles.
Sin otro asunto en par cular y esperando vuestra acogida

Le saluda atentamente,

RODRIGO ROMERO
Guzmán y Larraín Viviendas Económicas

SPA



Fwd: Comprobante de Pago

Rodrigo Sepúlveda Rojas <rsepulvedarojas@cblsambiental.cl>
Mar 26/09/2023 17:24
Para:Oficina De Partes <oficinadepartes@sma.gob.cl>
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Estimados SMA,

Les remito comprobante de pago de multa estipulada en Res. Ex. N°1620, de 15 de septiembre de
2023, en la que se resuelve el procedimiento administrativo sancionatorio ROL D-221-2022.
Saludos codriales,

---------- Forwarded message ---------
De: Boton de Pago <bdp@santander.cl>
Date: mar, 26 sept 2023 a las 16:49
Subject: Comprobante de Pago
To: <GASTON.RIDERELLI@guzmanylarrain.com>

Comprobante de Autorización de Pago

El pago se ha realizado con éxito

Estimado (a): GUZMAN Y LARRAIN VIVIENDAS ECON LTDA / Apoderado
Enviamos el detalle del pago realizado.

Recuerda que el pago queda realizado una vez que cuente con todas las autorizaciones de los
apoderados.

 

  Monto:$46.827.576  

Empresa:
GUZMAN Y LARRAIN VIVIENDAS ECON
LTDA

Rut:
86.715.400-0

Servicio:
Formulario 698

Cuenta:
0-000-04-02957-7

Fecha:
26-09-2023

Hora Transacción:
16:49 Hrs

Estado: NOR:

mailto:bdp@santander.cl
mailto:GASTON.RIDERELLI@guzmanylarrain.com


Pago Realizado 000000340342046

Identificador del pago:
Servicio Formulario 698
RUT 086715400
DV 00
ROL 0
Formulario 698
Folio 0029639068

Nota: Este mail es generado de manera automática, por favor no responda a este mensaje.

Infórmese sobre la garantia estatal de los depósitos en tu banco o en www . cmfchile . cl

 


