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Juan José Donaire
Fiscal Corporativo
 
Coyancura 2283 Of. 601
Providencia, Santiago
233403500 / 233403501
 

De: Juan José Donaire <jdonaire@boetsch.cl>
Enviado: lunes, 12 de febrero de 2024 11:44
Para: Oficina De Partes <oficinadepartes@sma.gob.cl>
Cc: Sebastián Boetsch Álamos <sba@boetsch.cl>; ccanevaro@vicabogados.cl <ccanevaro@vicabogados.cl>
Asunto: RE: Solicita Aumento Plazo Pago Multa ROL D-074-2023
 
Buenos días, junto con saludar, adjunto comprobante de pago de multa realizado el día viernes 09 de febrero
recién pasado, por la suma de $9.844.479, impuesta a la sociedad Boetsch S.A., RUT 88.127.800-6, según
consta en resolución exenta N° 32 de fecha 10 de marzo de 2024, conforme a lo resuelto en Procedimiento
Administrativo Sancionatorio ROL D-074-2023.
 
Por favor acusar recibo, muchas gracias.
 
Saludos cordiales,
 

 
 
 
 
 
 
 
 

De: Oficina De Partes <oficinadepartes@sma.gob.cl>
Enviado el: jueves, 8 de febrero de 2024 11:28
Para: Juan José Donaire <jdonaire@boetsch.cl>
CC: Sebastián Boetsch Álamos <sba@boetsch.cl>; ccanevaro@vicabogados.cl
Asunto: RE: Solicita Aumento Plazo Pago Multa ROL D-074-2023
 
Estimados,
muchas gracias por el aviso, quedamos atentos al envío de comprobante.

Atte.,
 
Oficina de Partes
Superintendencia del Medio Ambiente
Teatinos N° 280, piso 8, Santiago
 

De: Juan José Donaire <jdonaire@boetsch.cl>
Enviado: jueves, 8 de febrero de 2024 11:23
Para: Oficina De Partes <oficinadepartes@sma.gob.cl>
Cc: Sebastián Boetsch Álamos <sba@boetsch.cl>; ccanevaro@vicabogados.cl <ccanevaro@vicabogados.cl>
Asunto: RE: Solicita Aumento Plazo Pago Multa ROL D-074-2023
 
Estimados,
 
Aclaramos el asunto directamente en TGR y por teléfono con la Srta. Dominique, el pago se procesará de forma
presencial, enviaremos comprobante a la brevedad.
 
Saludos,
 
 

mailto:jdonaire@boetsch.cl
mailto:oficinadepartes@sma.gob.cl
mailto:sba@boetsch.cl
mailto:ccanevaro@vicabogados.cl
mailto:ccanevaro@vicabogados.cl


12/2/24, 16:52 Correo: Estafeta.1 SMA - Outlook

https://outlook.office365.com/mail/inbox/id/AAQkADM2OWExYmUyLWM2YjEtNGE3MC04ZjFmLTJlNjI3ZGQwNjRlMgAQANaqGvLEJEZZtv8QPwa%2… 2/4

Juan José Donaire
Fiscal Corporativo
 
Coyancura 2283 Of. 601
Providencia, Santiago
233403500 / 233403501
 

 
 
 
 
 
 
 
De: Oficina De Partes

<oficinadepartes@sma.gob.cl>
Enviado el: jueves, 8 de febrero de 2024 11:00
Para: Juan José Donaire <jdonaire@boetsch.cl>
CC: Sebastián Boetsch Álamos <sba@boetsch.cl>; ccanevaro@vicabogados.cl
Asunto: RE: Solicita Aumento Plazo Pago Multa ROL D-074-2023
 
Junto con saludar, se acusa recibo y resuelve a la brevedad lo indicado.

Atte.,
 
Oficina de Partes
Superintendencia del Medio Ambiente
Teatinos N° 280, piso 8, Santiago
 

De: Juan José Donaire <jdonaire@boetsch.cl>
Enviado: jueves, 8 de febrero de 2024 10:41
Para: Oficina De Partes <oficinadepartes@sma.gob.cl>
Cc: Sebastián Boetsch Álamos <sba@boetsch.cl>; ccanevaro@vicabogados.cl <ccanevaro@vicabogados.cl>
Asunto: RE: Solicita Aumento Plazo Pago Multa ROL D-074-2023
 
Estimados Señores,
 
El día de ayer nos llegó correo con la resolución adjunta, en virtud de la cual se resuelve nuestra solicitud de
ampliación del plazo de 5 días hábiles para pagar multa impuesta en la Res. Ex. N° 32/2024 con el beneficio de
descuento de un 25% contemplado en el artículo 56 inciso final de la LOSMA, en virtud de la cual se
resolvió tener notificada la Resolución Exenta N° 32, de fecha 10 de enero de 2024, con fecha 02 de febrero de
2024, para el solo efecto de acceder al beneficio establecido en el artículo 56 inciso final de la LOSMA.
 
El motivo de este nuevo correo es que desde el día de ayer hemos intentado pagar dicha multa por medio de la
página de la TGR sin embargo, como se puede apreciar en la imagen que pego a continuación, hay una
inconsistencia entre los montos a pagar, figurando una deuda de $9.844.479, pero al momento de materializar
el pago el Total a Pagar es de $13.125.972, lo cual contradice lo señalado en la Resolución Exenta N° 166
notificada en día de ayer.
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Juan José Donaire
Fiscal Corporativo
 
Coyancura 2283 Of. 601
Providencia, Santiago
233403500 / 233403501
 

 
Por favor sus comentarios, necesitamos solucionar esto a la brevedad, el nuevo plazo otorgado vence mañana.
 
Saludos cordiales,
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

De: Juan José Donaire
Enviado el: viernes, 2 de febrero de 2024 17:43
Para: oficinadepartes@sma.gob.cl
CC: Sebastián Boetsch Álamos <sba@boetsch.cl>; ccanevaro@vicabogados.cl
Asunto: Solicita Aumento Plazo Pago Multa ROL D-074-2023
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REMITENTE EXTERNO
PRECAUCIÓN CON EL CONTENIDO DEL CORREO, NO ABRA ARCHIVOS NO

SOLICITADOS Y NO ENVIÉ INFORMACIÓN SIN VALIDAR EL RECEPTOR.
 
 

REMITENTE EXTERNO
PRECAUCIÓN CON EL CONTENIDO DEL CORREO, NO ABRA ARCHIVOS NO

SOLICITADOS Y NO ENVIÉ INFORMACIÓN SIN VALIDAR EL RECEPTOR.
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